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De: "Ser Consultoria Ambiental"

Para: <iferraz@alternex.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 21 de maio de 2004 09:22

Assunto: RES: RES: Sobre orgamento de Santa Isabel

Iara,

Pelo cronograma da atividade enviado pela Engevix, o diagnéstico deverd estar
concluido em 31 de julho, para ser enviado ao cliente para comentarios. A reviséo

texto de impacto e do programa especifico é que ficou para o més seguinte.

Conforme te falei o que podemos fazer é repassar exatamente o mesmo % de desembolso
que sera repassado para nés. O trabalho, na verdade tem um prazo total de pouco
de 4 meses (final em 30/09), incluindo o fechamento dos itens sob nossa
responsabilidade e, a andlise e o retorno dos comentarios pela Engevix e

empreendedor.

Enviamos uma contraproposta de faturamento e estamos aguardando o ok da Engevix.

Caso ela aprove o nosso faturamento ficaria da seguinte forma:
la Fatura: Maio: relativa a entrega do Plano de Trabalho (10%);
2a Fatura: 30/7: relativa a entrega do diagnéstico para comentérios (35%);

3a Fatura: 31/8: relativa a entrega do Diagnéstico Final atendendo, se for o caso
solicitagdes e comentdrios da Engevix e do Cliente e da avaliagdo de impactos para

comentarios (40%);
da Fatura: 30/9: relativa a entrega final (15%).

Esse cronograma de produtos foi estabelecido pela Engevix, o que estamos negociando
sdo os % de faturamento, em fungdo das atividades. Nossos pagamentos aos

respeitariam estes percentuais.

N

Quanto & possibilidade do seu escopo aumentar em funcdo da inclusdo de novas TIs, a
Cassandra estéd ciente de que as horas contemplava a revisdo e atualizag¢8c dos dados
do EIA. Qualquer acréscimo no escopo devera ser objeto de novas negociagdes. E a
Sylvia Helena como coordenadora dos trabalhos estard empenhada em negociar com a

Engevix.

Vamos preparar um documento explicitando essa preocupag¢do e definindo com bastante
precis8o o seu escopo para n&c haver duvida, em caso de necessidade de negociacgdo,
inclusive ja adiantando que em caso da existéncia de quilombos, a necessidade de
contratagdo adicional de um consultor especialista para assumir a descrigdo e
anédlise de impactos e o detalhamento do programa respectivo, se for o caso. Assim
que prepararmos a minuta a ser enviada a ENGEVIX, vamos te encaminhar para sua

apreciagdo e aprovag¢do, visando preservar os acertos de contratoc e escopo.

Acho importante que os acertos sejam fechados antes do inicio dos trabalhos para

ndo haja qualquer problema durante a sua execugdo. Como te disse, temos pouquissima




Pagina 2 de 9

area de manobra no orgamento aprovado pela ENGEVIX e ndo queremos iniciar o

com pendéncias que podem gerar desentendimentos no futuro.

Deste modo, voltamos a propor os R$ 10.000,00 para revisdo do diagndstico,
e programas da TI j& identificada e qualquer grupo que for identificado como a ser

incluido, negociaremos com a ENGEVIX um aditivo.

Entendemos a sua preocupag¢do e queremos deixar claro gue qualguer demanda adicional
de trabalho, tanto para vocé como para qualquer outro membro da equipe, serd objeto
de discussdo com a ENGEVIX, em qualquer dos temas sob nossa responsabilidade, e
documentada, pois néo temos como assumir qualquer custo fora do programado. Esse

procedimento estéd claro para a ENGEVIX.
Quaisquer esclarecimentos adicionais estamos a inteira disposigdo,

Emilio

De: iferraz@alternex.com.br [mailto:iferraz@alternex.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 20 de maio de 2004 19:01
Para: Ser Consultoria Ambiental

Assunto: Re: RES: Sobre orgamento de Santa Isabel

Emilio,

a questdo estd ainda em torno do prazo: trés meses e ndo seis. N3o sei se &
possivel esta revisdo geral em tdo pouco tempo!

A questdo de inclusdo ou ndo de outros grupos indigenas é muito relativa, pois
depende sempre da concep¢do (de engenheiros ou de cientistas sociais) de "area
de influéncia direta"™ ou "indireta™. Vamos ver a partir do detalhamento do
projeto.

De qualquer maneira, vamos em frente. As questdes que surgirem ser8o discutidas
na equipe, aoc longo do trabalho - espero !

Grata,

Iara

Citando Ser Consultoria Ambiental <serrj@terra.com.br>:



Iara,

O grande problema é que ndo temos area de manobra no orgamento aprovado pela

ENGEVIX. Deste modo, proponho a ti o seguinte:

- Revisdo do diagnéstico, avaliag8o e programas do EIA, abrangendo apenas os

grupos indigenas identificados no estudo (RS 10.000,00 sem nota);

- Uma vez que a ENGEVIX estad batendoc o pé de que ndo existem mais grupos
indigenas na &rea, caso vocé identificasse algum, levariamos esta demanda a
empresa solicitando um aditivo para te pagar o diagndstico, avaliacdo e
programas destes grupos. Caso a ENGEVIX né&o aceite o aditivo, estes grupos

ndo seriam incluidos no seu servigo.

Que acha?

Sds.

Emilio

————— Mensagem original-----

De: Iara [mailto:iferraz@alternex.com.br)

Enviada em: quinta-feira, 20 de maio de 2004 12:55
Para: Ser Consultoria Ambiental

Assunto: Re: Sobre orgamento de Santa Isabel

Caro Emilio,



v

v

v

a proposta inicial fol feita para trés meses - e ndo para seis - o que esté

OK quanto aos R$10.000,00 (=100 horas de trabalho), pois serd uma revisdo do

diagnéstico. A parte relativa a avaliagdo de impactos e programas (que

precisa ser feita e ndo revista) é que fica ainda em aberto, junto com os
quilombolas. Por enquanto parece que sé foi excluida a TI Mie Maria mas, em
compensagdo, € provavel que os Apinajé sejam incluidos (o que representa
muito mais trabalho!), conforme vimos ontem, observando o mapa e muitas

questdes naquela regido.

Também acredito que estes ajustes fagam parte do processo, pois sé agora

estamos detalhando as conversas.

Grata,

Iara

From: Ser Consultoria Ambiental <mailto:serrj@terra.com.br>

To: 'Iara' <mailto:iferraz@alternex.com.br>

Sent: Wednesday, May 19, 2004 10:49 PM

Subject: RES: Sobre orgamento de Santa Isabel

Iara,



Antes de qualquer coisa, esperamos que estas discuss®es n8o venham afetar o

bom relacionamento que estamos mantendo. Acreditamos que fazem parte do

processo e desde ja desculpamo-nos por eventuais mal entendidos.

Quando iniciamos nossos contatos e solicitamos o seu prego para realizag8o
dos servigos, o repassamos integralmente para ENGEVIX. Verificamos, no
entanto, seu elevado valor, uma vez que a média dos demais consultores
seniores & igual a R$ 80,00/hora (valor bruto). De todo modo, o preco
continha em seu escopo a revisdo tanto da avaliagdo como dos programas

ambientais.

Durante as negociagdes com a ENGEVIX, solicitamos a redugdo, ndo sé do seu
valor como de outros consultores, de modo que o valor global fosse aceito
pela empresa. Quando apresentarmos a planilha a ENGEVIX, recebemos um e-mail
solicitando a adequagdo dos valores dos consultores de saude e indios que

ainda se encontravam fora do padréio.

No orgamento aprovado pela ENGEVIX, apds diversas negociacgbes, conseguimos
estabelecer um valor total de R$ 10.000,00 para a questdo indigena, ou seja,
R$ 2.000,00 a menos do que vocé apresenta para realizar o servigo sem a

revisdo da avaliacdo e dos programas ambientais.

A contratagdo de uma pessoa para a questdo dos quilombolas ja foi uma
tentativa de passar para adiante custos que ndo poderiamos absorver nesta
etapa do trabalho. Assim, conseguimos que esta questdo, caso identificada,

fosse objeto de um aditivo.

Uma vez que ndo temos como relocar os recursos disponiveis em um or¢amento
tdo apertado, proponho que acertemos o valor de R$ 10.000,00 pagos sem a
emissdo de nota por sua parte, ou seja, admitindo-se um total de impostos de

aproximadamente 20% (normalmente utilizados quando da emissdo de notas),
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vocé estaria recebendo um valor liquido um pouco maior (R$ 12.000,00 - 20% =
R$ 9.600,00). As parcelas de pagamento estdo sendo discutidas com a ENGEVIX
e pagariamos os mesmos percentuais a vocé, nas respectivas datas, apds

recebermos da empresa.

Diante da perspectiva de um numero bastante menor de grupos indigenas e,
portanto, um menor volume de horas para realizagdo do trabalho, pedimos que

reconsidere seu valor total, diante de nossa proposta, bem como o escopo do

> servigo, de modo que possamos adequar ol trabalho ao orgamento aprovado.

\

Desde j& agradego a compreensio,

v/

Emilio

> De: Iara [mailto:iferraz@alternex.com.br)

"

Enviada em: quarta-feira, 19 de maio de 2004 21:19

Para: Ser Consultoria Ambiental

vV

> Assunto: Re: Sobre orgamento de Santa Isabel

v

> Prezado Emilio,

> vimos hoje que houve um mal entendido, inicialmente, quanto aoc escopo: o

v

valor apresentado refere-se a 100 horas de trabalho (R$ 120 X hora) para a

> atualizagdo do diagnédstico, em 03 meses - excluindo portanto a avaliacdo de



impactos e os programas, que ficariam para uma segunda etapa (com outro

orcamento e incluindo outra pessoa, que viria a trabalhar a questdo dos
quilombolas).
Fol este o meu entendimento apds a nossa reunido desta tarde.

Grata,

Iara

————— Original Message --—---

From: Ser Consultoria Ambiental <mailto:serrj@terra.com.br>

To: 'Iara' <mailto:iferraz@alternex.com.br>

Sent: Wednesday, May 19, 2004 7:38 PM

Subject: RES: Sobre orgamento de Santa Isabel

Iara,

Revendo todos os orgamentos e escopos enviados para o fechamento de nossa
proposta comercial, enviados pelos consultores, verificamos que na sua
proposta inicial, o valor dos servigos seria de R$ 12.000,00 (ou 120 horas)

para o seguinte escopo:

- TIs Sorordé - Aikewar: revisdo do diagndstico (atualizacgdo), da

avaliagdo dos impactos e programas




v

v
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- Xambiod - Karajd do Norte (Ixybiowa) e M’bya Guarani: diagnéstico e

avaliacdo de impactos

= M&8e Maria - Parkatejé e Kyikatejé: diagnéstico e avaliag8o de impactos

Apds solicitagdo da Engevix, o valor das horas foi reduzido para 100,

equivalente a R$ 10.000,00.

Uma vez que o numero de comunidades indigenas poderd ser reduzido e o escopo
incluiria os quilombolas, gostariamos de propor que o valor final ficasse
nos R$ 10.000,00, incorporando a revisdo do diagnéstico, da avaliacido e dos
programas ambientais para as comunidades indigenas. No caso da existéncia de
quilombolas, conforme acordado com ENGEVIX, a avaliagdo e os programas
seriam realizados por um consultor a ser contratado, ficando a seu encargo

apenas a revisdo do diagnéstico.

Abragos

Emilio
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